
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Afs. Horsens Kommune, Natur og Miljø, 

Chr M Østergaards Vej 4, 8700 Horsens 
Sagsnr.: 01.03.03-K08-4-26 

Dato: 26. maj 2026 

Til ejer af Hårupvej 3, 8740 Brædstrup  

 

 

 

 

 

 

Landzonetilladelse, ny sø, Hårupvej 3, matr. 1d, Ring by, Ring 

Horsens Kommunes Naturteam har modtaget en ansøgning fra ejer af Hårupvej 3, 8740 

Brædstrup om landzonetilladelse til at anlægge en sø på ejendommen, Hårupvej 3, på 

matr. nr. 1D, Ring By, Ring. Projektet kræver tilladelse efter planlovens § 35*. Se 

lovtekst i bilag 1. 

På nedenstående kort kan den ønskede placering af søen ses. 

Situationsplan fra ansøger. Hårupvej 3 samt ansøgt placering af ny sø. 

Kommunens afgørelse 

Horsens Kommune giver hermed landzonetilladelse til at anlægge en sø på matr. nr. 1D, 

Ring By, Ring, jf. ovenstående kortudsnit.  

Tilladelsen gives med følgende vilkår: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Side 2 

1. Kopi af denne afgørelse skal udleveres til og kendes af udførende entreprenør. Det 

er ejerens pligt at sørge for, at brugere af arealet også overholder vilkårene samt 

gældende lovgivning i øvrigt.   

 

2. Søen skal placeres min. 10 meter fra naboskel.  

 

3. Forud for etablering af søen, graves et prøvehul for at sikre at en sø på 

placeringen kan holde vand. 

 

4. I forbindelse med etableringen af søen må der ikke ske tilstandsændringer i 

vandløb eller beskyttede naturarealer i øvrigt.  

 

5. Afvandingsforholdene i området må ikke ændres som følge af etableringen af 

søen. 

 

6. Inden udgravningen af selve søen fjernes overjorden væk fra arealet og må ikke 

lægges tilbage på brinkerne. 

 

7. Hældningen på brinkerne må højst være 1:5, og hvor det er muligt, 1:8. 

 

8. Der må ikke anlægges øer eller redekasser til fugle i søen. 

 

9. Omkring søen skal der være en dyrknings- gødsknings- og sprøjtefri bræmme på 

minimum 10 meter. Eventuel beplantning omkring søen skal ske mindst 10 m fra 

søens kant. Der må kun bruges hjemmehørende arter. 

 

10. Efter udgravningen af søen, udflades og reguleres brinkerne uden volde eller 

lignende, så søen fremstår med en naturlig varieret form i forhold til det 

omgivende terræn. 

 

11. Søen skal efter etableringen have et samlet areal (vandspejl inklusiv brink) på 

maks. ca. 1.000 m². 

 

12. Overskydende jord må ikke spredes på beskyttet natur. Materialet skal udspredes 

på arealer i omdrift i et jævnt lag på højst 30 cm og i en minimumsafstand på 20 

meter til søen  

 

13. Der må ikke udsættes ænder, krebs, fisk eller andre dyr i eller ved søen. 

 

14. Der må ikke fodres i og ved søen i en afstand af 10 meter fra søen og ud i 

terrænet. 

 

15. Når arbejdet er udført, skal det meddeles til Natur- og Miljøafdelingen, Horsens 

Kommune. 

 

16. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Side 3 

Hjemmel 

Denne afgørelse er truffet efter planlovens § 35, stk. 1, se bilag 1. 

Begrundelse for afgørelsen 

Arealet, hvor søen ønskes anlagt, ligger i landzone. 

Ifølge planloven må der ikke ske ændringer i anvendelse af bl.a. ubebyggede arealer 

uden forudgående tilladelse. Det ansøgte udløser derfor krav om tilladelse efter 

planlovens § 35, stk. 1.   

Formålet med landzonebestemmelserne i planlovens § 35 er at sikre en hensigtsmæssig 

udnyttelse af arealressourcerne gennem en afvejning af alle de forskellige interesser i det 

åbne land (se lovtekst i bilag 1). 

Begrundelse for afgørelsens vilkår 

Vilkårene er stillet for at sikre de bedste betingelser for at opnå en god sø, der kan 

fungere som levested for områdets planter og dyr. 

Afstand til skel skal sikre, at søen ikke får indvirkning på dyrkning af nabojorden mht. 

valg af sprøjtemidler. Der skal også sikres mod overløb af søen og dermed 

oversvømmelse af naboarealer i vedvarende regnperioder. 

For at sikre etableringen af en god sø, skal søen beskyttes mod tilførslen af 

næringsstoffer. Der er derfor stillet vilkår om, at der ikke må fodres i og ved søen og at 

det opgravede materiale skal placeres min. 20 m fra søens brink for at forhindre 

tilbageløb af næringsstoffer fra jorden. Derudover er der stillet vilkår om, at der 

udlægges og opretholdes en 10 meter bred bræmme, som hverken dyrkes, sprøjtes eller 

gødskes. I bræmmen må der ikke sås, men den naturlige vegetation må gerne slås, dog 

max. 2 gange årligt.  

Søer er værdifulde levesteder for mange planter og dyr. Især padder er helt afhængige 

af lysåbne søer med lavt solbeskinnet vand. Der er derfor stillet vilkår om, at søens 

omgivelser friholdes for høj beplantning, da det ellers bliver skygget og dermed for koldt 

til at være et velegnet ynglested for padder.  

Vurdering ifm. ændret arealanvendelse og landskabelige forhold  

Efter udførelse af projektet vil arealet, som i dag anvendes til omdriftsareal, få en ændret 

anvendelse.    

Følgende fremgår af Vejledning om planloven: 

”Ved afgørelse af, om der bør meddeles tilladelse til etablering af en sø, skal der lægges 

vægt på, om søen vil være i strid med planlægningen for området, herunder særligt 

beskyttelsen af naturinteresser”. 

Arealet, hvor søen etableres ligger i et område, der jf.  

Kommuneplan 2025 for Horsens kommune er udpeget til: 

• Potentiel økologisk forbindelseslinje.  

• Bevaringsværdigt landskab 

• Særligt værdifuldt landbrugsområde. Jfr. retningslinjens pkt. 7.1.1. er 

retningslinjen dog ikke til hinder for aktiviteter, som er en del af den 

landbrugsmæssige drift som f.eks. etablering eller pleje af skov og natur. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Side 4 

Retningslinjerne for disse kommuneplanstemaer beskytter landskabshensyn og forhindrer 

at områdets geologiske kvaliteter og landskabelige sammenhænge forringes samt, at 

områder med naturbeskyttelsesinteresser styrkes.  

 

Det er Horsens Kommunes vurdering, at etablering af en sø på et lavtliggende 

omdriftsareal vil falde naturligt ind i det omkringliggende landskab.   

En sø på den pågældende placering vil styrke områdets eksisterende 

naturbeskyttelsesinteresser og de landskabelige værdier. Her lægges især vægt på, at 

arealet, hvor søen placeres, er udpeget til Potentielle Naturbeskyttelsesinteresser samt 

Bevaringsværdigt Landskab. En sø på dette areal, vurderes derfor at være i 

overensstemmelse med udpegningerne.    

Her er der lagt vægt på, at søen etableres på et lavtliggende markareal med et 

højtliggende grundvandsspejl, som vanskeliggør normal markdrift.   

Søen har en begrænset størrelse og en ændring fra omdriftsareal til sø, vurderes ikke at 

være i strid med de overordnede jordbrugsmæssige interesser.  

Retningslinjen Særligt værdifuldt landbrugsområde er ej heller til hinder for aktiviteter, 

som er en del af den landbrugsmæssige drift som f.eks. etablering eller pleje af skov og 

natur. 

Etablering af søen vurderes samlet at være i overensstemmelse med både 

kommuneplanens retningslinjer samt planlovens generelle beskyttelseshensyn.  

Samlet vurdering  

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke har en negativ indvirkning på Natura 

2000-områder eller bilag IV-arter. Se Habitatvurdering i bilag 2.  

Søen får hverken til- eller fraløb. Horsens Kommune vurderer derfor, at projektet ikke 

påvirker tilstanden af vandområdet negativt eller forhindrer målopfyldelsen af 

vandområdet jf. lov om vandplanlægning*.  

Afgørelsen vurderes samlet at være i overensstemmelse med planlovens formål, lov om 

vandplanlægning, kommuneplanens retningslinjer og gældende Natura 2000-planer.  

Sagens faktiske oplysninger 

Horsens Kommune har modtaget ansøgning om landzonetilladelse d. 18. marts i år. 

Lodsejer ønsker at stoppe dyrkningen af arealet og lade naturen få lov til at indfinde sig. 

 

Besigtigelse 

Arealet er besigtiget i april md. i år. På besigtigelsen kunne det ses, at der er tale om et 

udyrket areal med en lavning. Lavningen, som var under 2500 m2, havde indslag af eng-

og moseplanter, men pga. lavningens størrelse kan den ikke beskyttes af 

naturbeskyttelseslovens §3 (da mindstekravet er 2.500 m2). Det omkringliggende 

udyrkede areal kan ligeledes ikke registreres som beskyttet dels pga. for få plantearter 

tilhørende relevant naturtype (eng, mose, overdrev), dels pga., at arealet har været i 

omdrift indtil for få år siden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Side 5 

Partshøring 

Af naboer 

Medmindre det anses for værende af underordnet betydning, skal Horsens Kommune 

høre naboer til ejendommen, om der er indvendinger, før vi afgør, om der kan gives 

landzonetilladelse til etablering af søen.  

 

Arealet ligger forsænket i terrænet, og støder mod vest op til større landevej. Der er over 

200 meter til nærmeste nabo beboelse og hhv. 50-60 meter mod nord og syd til 

nærmeste naboareal. Søen er desuden ikke synlig fra naboarealerne, og der er granskov 

mod syd og mod nord. Arealerne mod øst ejes ligeledes af ansøger. 

Da ændringen i forhold til naboer således vurderes for at være af underordnet betydning, 

er naboer ikke hørt i denne sag. 

 

Af ansøger 

Tilladelsens vilkår har været i partshøring hos ansøger d. 18. maj. Ansøger har d. 19. 

maj svaret tilbage, at der ikke er bemærkninger.  

Offentliggørelse 

Landzonetilladelsen offentliggøres på Kommunens hjemmeside i 4 uger fra dags dato. 

Øvrige faktiske forhold 

Forholdet til naturbeskyttelsesloven*  

På de historiske kort er der ingen natur signaturer.  

 

Ved gennemgang af luftfotos fra perioden 1945 og frem til i dag, ses det, at arealet har 

været opdyrket alle år indtil og med 2021. Arealet er jævnt skrånende. Det vurderes, at 

de skrånende arealer er for tørre til at der kan dannes en fugtig natureng. Plantearter 

tilhørende naturtypen tørt overdrev kan på sigt evt. indvandre, men det kræver mange 

flere år uden opdyrkning. 

 

Horsens Kommune vurderer derfor samlet, at arealet ikke pt. har en tilstand der gør, at 

det kan beskyttes jfr. Naturbeskyttelseslovens §3.  

 

Det nærmeste § 3–beskyttede naturareal er en sø beliggende ca. 183 meter fra den 

ansøgte placering af søen. På baggrund af afstanden, vurderes det ansøgte sø ikke at 

påvirke § 3-beskyttede naturarealer. 

Efter etablering af søen må det forventes, at der udvikles et naturligt dyre- og planteliv. 

Herefter vil søen blive omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Hvis der derefter ønskes 

ændringer i eller tæt omkring søen, skal der søges om dispensation til tilstandsændringer 

i søen hos Horsens Kommunes Naturteam. 

 

Ledninger 

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om eventuelle ledningsanlæg i 

graveområdet fra ledningsejerregistret, LER 

https://ler.dk/Portal/P.1.Forside.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Side 6 

Dræn 

Ca. 33 meter øst for den ønskede placering ses på gamle Høje Målebordsblade (1842-

1899) et åbent vandløb. Dette er sandsynligvis rørlagt, og der kan derfor være et evt. 

fungerende dræn på stedet. Det er aftalt, at der holdes god afstand, samt at der under 

gravearbejdet sikres, at evt. dræn, der findes under udgravningen af søen, ledes uden 

om søen i lukkede rør. 

 

Skovbyggelinje 

Placeringen ligger indenfor skovbyggelinje, som afkastes af områder med nåletræs skov 

mod både nord og syd. 

 

Skovbrynet er det ofte artsrige overgangsbælte mellem skov og åbent land, som 

fungerer som levested for mange plante- og dyrearter. Ændringer indenfor 

skovbyggelinjen kan derfor også ændre funktionen af levestedet.  

I nærværende sag ligger skovbrynet mod hhv. nord og syd i en afstand af ca. 30-40 

meter fra placeringen af den nye sø. Det vurderes, at de to skovbryn, som følge af 

etableringen af en ny sø, vil få en forbedret funktion som levested for områdets vilde dyr 

og planter. 

 

Museumsloven* 

Museum Horsens har foretaget arkivalsk kontrol af arealet til etablering af ny sø og har 

ingen bemærkninger til projektet udover museumslovens generelle bestemmelser; 

 

Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses og 

Horsens Museum kontaktes på tlf. 76292350 (jf. museumslovens § 27, stk. 2.). 

Inden gravearbejdet påbegyndes, kan du bede Horsens Museum om en udtalelse i 

forhold til, om der er risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder (jf. 

museumslovens § 25).  

Læs mere om museumsloven på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 

 

Tilladelse efter anden lovgivning  

Afgørelsen fritager ikke for at søge evt. påkrævede tilladelser efter anden lovgivning. 

Klageadgang 

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Planklagenævnet.  

Se hvordan i bilag 3. 

 

Udnyttelse af afgørelsen 

Afgørelsen må ikke udnyttes, inden klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over 

afgørelsen inden klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, før nævnet har truffet 

afgørelse i sagen.  

https://slks.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Side 7 

Kommunen meddeler, hvis der indkommer klager. Hvis der 1 uge efter klagefristens 

udløb ikke er modtaget besked herfra om, at der er kommet klager, kan afgørelsen 

udnyttes. 

I øvrigt 

Hvis du er i tvivl om noget i dette brev, er du velkommen til at skrive eller ringe hertil. 

Søgsmål 

En søgsmål ved domstolene skal være anlagt senest 6 måneder efter meddelelse af 

denne afgørelse. 

 

Med venlig hilsen 

Bente Søndergaard Andersen 

Biolog 

 

Telefon direkte: 76 29 26 43 

Mobil: 40 33 68 10 

Mail: teba@horsens.dk 

 

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail.  

Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger. 

Læs, hvad du i stedet kan gøre på www.horsens.dk/sikkermail  

 

https://horsens.dk/sikkermail


 

 

Lovgivning 

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev: 

 

Planloven 

Bekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 af lov om planlægning 

 

Naturbeskyttelsesloven 

Bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse 

 

Planhabitatbekendtgørelsen 

Bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016 

 

Museumsloven 

Bekendtgørelse nr. 1017 af 7. juli 2025 af museumsloven 

 

Kopiliste: 

Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk Ornitologisk Forening  

Dansk Ornitologisk Forening Sydøstjylland 

Friluftsrådet Horsens Museum  

Uploadet til  

Plan- og landdistriktsstyrelsen via Plandata.dk 

 

Bilag 

1. Lovtekst, planlovens § 35 

2. Habitatvurdering 

3. Klagevejledning 



 

 

Bilag 

Lovtekst 

Planloven 

Kapitel 7 

Zoneinddeling og landzoneadministration 

§ 35, stk. 1. I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages 

udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse 

og ubebyggede arealer 

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 til udstykning, bebyggelse eller ændret anvendelse, som er 

omfattet af reglen om lokalplanpligt i § 13, stk. 2, kan først meddeles, når de fornødne 

bestemmelser i kommuneplanen er endeligt vedtaget og den fornødne lokalplan er offentligt 

bekendtgjort. 

Stk. 3. For arealer i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder, jf. § 5 a, må tilladelse 

efter stk. 1 kun meddeles, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de 

nationale planlægningsinteresser i kystområderne, jf. dog §§ 4 a og 5. 

Stk. 4. Tilladelser efter stk. 1 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at 

kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til naboerne til den 

omhandlede ejendom. 

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 gælder ikke, hvis det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn 

er af underordnet betydning for naboerne. 

Stk. 6. Ansøgeren skal have skriftlig meddelelse om afgørelser efter stk. 1. 

Stk. 7. En afgørelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om kredsen af klageberettigede efter 

§ 59 og om regler for indgivelse og behandling af klage. 

Stk. 8. Tilladelser efter stk. 1 skal offentliggøres. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt. 

Offentliggørelse kan dog undlades, hvis tilladelsen er i overensstemmelse med en offentligt 

bekendtgjort lokalplan. 

Stk. 9. Offentliggørelsen af en tilladelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om kredsen af 

klageberettigede efter § 59 og om regler for indgivelse og behandling af klage. 

Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse efter stk. 1 til etablering af flere 

boligenheder i eksisterende bygninger i landzone, som er egnede hertil. Det er en 

forudsætning, at boligenhederne indrettes uden væsentlig om- eller tilbygning. De nye 

boligenheder er ikke omfattet af retten til at udvide til 500 m2 efter § 36, stk. 1, nr. 10, og 

kan ikke overgå til anvendelse til fritidsboliger efter § 36, stk. 1, nr. 11. 

 

Planloven 

Bekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 af lov om planlægning



 

 

Bilag 

Habitatvurdering 

Jf. § 4 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter*, skal der forud for meddelelse af 

landzonetilladelse foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et internationalt 

beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller 

ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller 

ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV*  (strengt beskyttede 

arter i EU). 

 

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet kan realiseres uden at:  

 

• Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-

områder. 

• Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde 

for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets 

bilag IV. 

 

Natura 2000 

Projektområdet ligger ca. 6,2 km fra nærmeste Natura 2000 område: nr. 53 (Habitatområde 

H49, Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov og fuglebeskyttelsesområde 

F34, (Skovområde syd for Silkeborg). 

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er 

bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved 

myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af 

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø´s hjemmeside hér. 

 

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og 

projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at 

projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-

området. 

Bilag IV-arter  

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng 

beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er 

et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige 

udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet 

gælder uanset om disse dyr og planter findes inden eller uden for beskyttede naturområder. 

Ud over levestedsbeskyttelsen for bilag IV-arter, er der umiddelbar individbeskyttelse jf. 

artsfredningsbekendtgørelsens* § 10, som forbyder drab og indfangning af bilag IV-arter. 

Beskyttelsen er bindende for lodsejer/ bygherre. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og 

Vandmiljø (SGAV) skal påse overholdelse af denne bestemmelse.  

*Artsfredningsbekendtgørelsen 

Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af 

tilskadekommet vildt 

 

Horsens Kommune har ikke kendskab til, at der findes dyrearter eller plantearter, som er 

optaget på habitatdirektivets bilag IV, i projektområdet. Dvs. der er ikke gjort fund af bilag IV-

arter ved kommunens besigtigelser, eller fundet registreringer på Arter.dk eller Naturbasen.dk. 

I lokalområdet udenfor projektområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV 

arter: 

https://sgavmst.dk/natur-og-jagt/naturindsatser/natura-2000/udpegningsgrundlag


 

 

Flagermus foretrækker at yngle og raste i bygninger og/eller i træer, hvor der er egnede 

hulheder og sprækker. Syv af de 17 danske arter af flagermus foretrækker desuden at 

overvintre under jorden i kældre, kalkgruber, bunkere m.v. Yngleperioden for flagermus er fra 

juni til august og vinterdvaleperioden fra oktober til april, afhængig af arten og vejret.  

Nødvendige indgreb i form af fældning af træer eller redrivning af bygninger bør ske på 

tidspunkter, hvor flagermus ikke bruger opholdsstedet som ynglested eller vinterrast, dvs. 

sidst i august til midten af oktober eller slutningen af april til begyndelsen af juni. 

Der fældes ikke potentielle flagermustræer eller nedrives ejendomme, der egner sig som 

yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med det ansøgte.  

 

Odder lever i uforstyrrede, større sammenhængende naturområder med vandløb eller større 

søer, hvor der er tilgængelig føde, lav forstyrrelsesgrad og gode muligheder for skjul. Den er 

primært nataktivt og lever af fisk, men kan supplere føden med krabber, padder, fugle og 

pattedyr. Størrelsen af territoriet afhænger af fødetilgængeligheden. Hvor der er gode 

fødekilder, vil en hunodders territorie typisk være ca. 5 km langs en søbred eller en 

vandløbsstrækning, og en hanodders dobbelt så stort, dvs. 10 km. Ungerne fødes primært i 

sommersæsonen, i redehuler, hvor de lever et par måneder. Når ungerne forlader hulen, lever 

de med moren frem til etårsalderen. I denne periode følges de rundt i hele hunodderens 

territorie, hvor de raster i huler, under trærødder og i områder med tæt vegetation.  

Der sker ingen påvirkning af sådanne uforstyrrede områder i forbindelse med det ansøgte. 

 

Stor vandsalamander yngler i rene, solbeskinnede søer uden fisk men kan også yngle hvor der 

er fisk, hvis der er lavvandede vegetationsrige brinkzoner, hvor den kan finde skjul. Den 

yngler fra april til juni og larverne opholder sig i søerne til september. På land opholder den sig 

typisk inden for få hundrede fra ynglesøerne, og gerne i skovområder, hvor der er gode 

skjulesteder under. stammer, større grene, blade, musehuller og sten. Den kan i sjældne 

tilfælde bevæge sig op til 1 km væk fra ynglesøen. Overvintring sker under frostfrie forhold, 

normalt i og omkring de rastesteder, som dyrene opsøger på land uden for yngletiden, men 

store larver og nyforvandlede voksne individer kan overvintre i søerne. 

Der sker ingen påvirkninger af søer eller søer i forbindelse med det ansøgte. 

 

Grøn mosaikguldsmed yngler og raster i lysåbne søer, hvor der er forekomst af planten 

krebseklo. De voksne individer har flyvetid mellem slut juni til september, hvor de parrer sig 

og lægger æg. Æggene bores ind i planten krebseklo og klækker om foråret. Herefter lever 

larven i krebseklorosetten, som beskytter den mod rovdyr. Grøn mosaikguldsmed kan i 

sjældne tilfælde lægge æg på gul åkande og dunhammer, men overlevelsesraten er højere på 

krebseklo.  

Der sker ingen påvirkning af søer med krebseklo i forbindelse med det ansøgte. 

 

Spidssnudet frø har potentielle yngle- og rasteområder i lysåbne søer og søer, der ligger i 

tilknytning til fugtige naturområder med lav vegetation, hvor de kan finde føde i nærheden af 

ynglesøerne. De bevæger sig mod ynglesøerne fra slut februar til start april. Haletudserne 

klækker typisk slut april og vandrer på land i juli-august. Når yngletiden er overstået, opholder 

de voksne individer sig på land, nogle få hundrede meter fra ynglesøen. Spidssnudet frø 

overvintrer nedgravet i huller i jorden  

I Horsens Kommune er arten kun registreret vest for E45 samt ved Hovedgård og Hatting. Der 

sker ingen påvirkninger af søer eller søer der ligger i tilknytning til større, fugtige områder i 

forbindelse med det ansøgte. 



 

 

 

 

Det er Kommunens vurdering, at projektet under forudsætning af ovenstående ikke vil påvirke 

yngle- eller rasteområder for de ovenfor nævnte arter. 

 

 

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter 

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet ikke medfører:  

• Skade af arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-

områder. 

• Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelæggelse af de plantearter, der er 

optaget på habitatdirektivets bilag IV. 

 

Lovgivning markeret med * i teksten: 

Planhabitatbekendtgørelsen 

Bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016 

 

Habitatdirektivet 

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere 

ændringer 

 

 

 



 

 

Bilag 

Klagevejledning 

Der kan klages skriftligt over denne tilladelse til Planklagenævnet. 

Hvem kan klage? 

Klage kan adressaten for afgørelsen, erhvervsstyrelsen, enhver der har en retlig interesse i 

sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur 

og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på 

betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer 

dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Landzonetilladelsen annonceres på kommunens hjemmeside fra dags dato og 4 uger frem. 

Hvordan klager man? 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Planklagenævnet. Du klager via 

Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for Nævnenes Hus.  

Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk,  

ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 

myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal 

du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler 

gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 

klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 

den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter 

anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 

imødekommes. 

Klagefrist 

Klage skal ske senest 4 uger fra modtagelsen af dette brev. 

 

 

 

http://www.horsens.dk/
https://kpo.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/

