

Dato: 8. oktober 2025

Landzonetilladelse til etablering af minivådområde

I har søgt om landzonetilladelse til at anlægge et 7.200 m² stort minivådområde med et samlet vandspejl på 3.600 m². Minivådområdet anlægges på et omdriftsareal ved ejendommen Reballevej 15, på matr.nr. 10a, Ås By, Søvind. Projektet kræver tilladelse efter planlovens § 35* (se lovtekst i bilag 1).

På nedenstående kort kan placeringen af stedet ses.



Figur 3 Skitse for placering af bassiner og dræn.  Dybe zoner,  Lavvandede zoner,  Sedimentationsbassin,  Projektareal,  udløb og iltningsstrappe,  nuværende dræn,  indløb / rørføring mellem bassiner,  omlægning af dræn.

Figur 1: Klip fra ansøgningsmaterialet: Minivådområdets placering ved Reballevej 15. Placering af åben grøft angivet med rød pil.

Kommunens afgørelse

Horsens Kommune giver hermed landzonetilladelse til at anlægge et minivådområde med et samlet projektareal på estimeret 7.200 m² og et samlet vandspejl på 3.600 m² på matr.nr. 10a, Ås By, Søvind, jf. figur 1.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Etablering

1. Minivådområdet skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
 - a. Bassinerne skal udformes så de har naturligt udformede brinker og kanter, så de fremstår mere som naturlige søer og mindre som tekniske anlæg.
 - b. Beplantningen i og omkring bassinerne skal fremstå uklippede og naturlige.
2. Det opgravede jord skal planeres ud på markerne omkring anlægget.
 - a. Det opgravede jord skal indpasses på omkringliggende omdriftsarealer, jf. ansøgningsmaterialet, så det skaber en forbedring af markdriften.
 - b. Den opgravede jord fordeles i et gennemsnitlig lag på 0,3 m
 - c. Terrænreguleringen skal ske over en kort periode, og arealet hvorpå jorden placeres skal umiddelbart efter placeringen tages i landbrugsmæssig drift
3. Vådområdet må ikke påvirke afstrømning af vand fra det opstrøms liggende drænopland.
4. Minivådområdet skal etableres på lerjord med et lerindhold på minimum 12 % og det skal være komprimeret til 95% SP. Såfremt der efter udgravning af bassinerne konstateres sand eller gytje, skal der udlægges et minimum 5-10 cm tykt lerlag, som har et lerindhold på minimum 12 % og som skal komprimeres til 95% SP.

Drift

5. Der må ikke udsættes andefugle, fisk, krebs eller andre dyr i minivådområdet.
6. Minivådområdet skal oprensnes i det omfang det er nødvendigt, så rensningseffekten opretholdes i en periode på mindst 10 år fra meddelelse af denne tilladelse.
7. Oprensning af sedimentationsbassinet bør ske i perioden 1. september - 1. marts af hensyn til dyrelivet, og det oprensede materiale planeres ud på omdriftsarealer omkring minivådområdet.
8. Såfremt der udplantes vandplanter, skal planterne stamme fra vandløbet Søvind Bæk.

Færdigmelding og drift

9. Når arbejdet er udført, skal det meddeles til Natur- og Miljøafdelingen, Horsens Kommune.

10. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

Hjemmel

Denne afgørelse er truffet efter planlovens § 35, stk. 1, se bilag 1.

Udnyttelse af afgørelsen

Afgørelsen må ikke udnyttes, inden klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen inden klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, før nævnet har truffet afgørelse i sagen.

Begrundelse for afgørelsen

Arealet, hvor vandhullet ønskes anlagt, ligger i landzone. Ifølge planloven må der ikke ske ændringer i anvendelse af bl.a. ubebyggede arealer uden forudgående tilladelse. Det ansøgte udløser derfor krav om tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.

Formålet med landzonebestemmelserne i planlovens § 35 er at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af arealressourcerne gennem en afvejning af alle de forskellige interesser i det åbne land (se lovtekst i bilag 1).

Begrundelse for afgørelsens vilkår

Det er en forudsætning for projektet, at materialet kan opgraves og placeres således at der kan dannes bassiner. Det accepteres derfor, at der etableres et dæmningsanlæg med en digetop på minimum 2 m og en højde på op til 1,25 over nuværende terræn omkring bassinet. Der er stillet vilkår om, at der kun må anvendes materiale fra opgravningen til at etablere brinkerne.

Med vilkår om, at minivådområdet ikke må forårsage afstrømningsmæssige konsekvenser for opstrøms liggende lodsejere, sikres det, at den jordbrugsmæssige anvendelse af omkringliggende arealer ikke ændres.

Der er stillet vilkår om, at minivådområdet skal oprensnes efter behov i for at sikre rensningseffekten. Vilkår om ingen udsætning af andefugle og fisk samt at oprensningen af minivådområdet skal foregå i vinterhalvåret, sikrer, at minivådområdet opnår og bibeholder en god naturkvalitet og dermed får en funktion som levested for de planter og dyr, som er tilknyttet vandhuller i det åbne land.

Ved at stille vilkår om, at planter, der anvendes ved en evt. tilplantning, skal stamme fra det samme vandløbssystem som minivådområdet afvander til, sikres det, at Søvind Bæk ikke tilføres vandplanter, som ikke er naturligt hjemmehørende i vandløbssystemet.

Vurdering ifm. ændret arealanvendelse og landskabelige forhold

Efter udførelse af projektet vil arealet, som i dag anvendes til omdriftsareal, få en ændret anvendelse.

Horsens Kommune

Ifølge planloven må der ikke ske ændringer i anvendelse af bl.a. ubebyggede arealer uden forudgående tilladelse. Det ansøgte udløser derfor krav om tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.

Følgende fremgår af vejledning til planloven:

"Ved afgørelsen af, om der bør meddeles tilladelse til etablering af et vandhul, skal der lægges vægt på, om etablering af vandhullet vil være i strid med planlægningen for området, herunder særligt beskyttelsen af natur- og kulturhistoriske interesser, samt de jordbrugsmæssige interesser".

Arealet, hvor minivådområdet ønskes etableret ligger i et område, der jf. Kommuneplan 2021 for Horsens kommune er udpeget til:

Særligt værdifuldt landbrugsområde
Større sammenhængende landskaber
Geologisk Rammeområde
Potentiel økologisk forbindelse

Det vurderes, at det ansøgte vil være i tråd med udpegningen omkring særligt værdifuld landskabsområde, idet det muliggør en fortsat intensiv drift af arealerne i oplandet til minivådområdet. Etablering af et minivådområde på et lavtliggende omdriftsareal vil desuden falde naturligt ind i det omkringliggende landskab.

Det vurderes, at minivådområdet ikke vil være i konflikt med udpegningen omkring geologisk rammeområde og større sammenhængende landskaber, idet minivådområdet indpasses i omkringliggende landskab.

Det vurderes, at etablering af minivådområdet indenfor potentiel økologisk forbindelse er i overensstemmelse med retningslinjerne for udpegningen, idet der med minivådområdet skabes et levested og en trædesten for de planter og dyr, der i landskabet er tilknyttet vandhuller

Etablering af minivådområdet vurderes derfor samlet at være i overensstemmelse med både kommuneplanens retningslinje samt planlovens generelle beskyttelseshensyn.

Samlet vurdering

Kommunen vurderer samlet, at der i denne sag kan meddeles landzonetilladelse.

I afgørelsen er der lagt vægt på, at minivådområdet kan inkorporeres som en naturlig del i landskabet samt at det har til formål at rense drænvandet for kvælstof og fosfor, inden det ledes videre ud i vandmiljøet.

Horsens Kommune vurderer, at projektet ikke har en negativ indvirkning på Natura 2000-områder eller bilag IV-arter. Se Habitatvurdering i bilag 2.

Horsens Kommune vurderer, at projektet er i overensstemmelse med lov om vandplanlægning idet minivådområdet vurderes at have en neutral til positiv effekt på nedstrømsliggende vandløbssystem, hvorved minivådområdet kan medvirke til at miljømålet for Søvind Bæk og Horsens Inderfjord og Horsens Yderfjord kan opnås. Se vurdering af målsatte vandområder i bilag 4.

Afgørelsen vurderes samlet at være i overensstemmelse med lovens formål og kommuneplanens retningslinjer.

Sagens faktiske oplysninger

Horsens Kommune har den 3. juli 2025 modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere et minivådområde på ca. 7.200 m², hvoraf vandspejlet udgør 3.600 m², se figur 1 øverst i afgørelsen samt ansøgningsmateriale bilag 2, eksternt bilag.

Formålet med minivådområdet er tilbageholde nitrat og fosfor fra landbrugsarealet.

Ansøger oplyser følgende om konstruktionen Områdets terræn udnyttes til at etablere minivådområdet uden pumpe. Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det frit ud over en iltningsbrønd eller en iltningsstrappe, som består af stenudlæg.

Brinkerne sås med en græsblanding. Der bliver måske sået planter ud i de lavvandede zoner, ellers vil de gro til af sig selv med tiden.

Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover bortgravning af sedimentationsbassinet med en regelmæssig frekvens på ca. 5 år (eller efter behov) kan foretages med en rende-graver. Derudover foretages der grødeskæring i minivådområdets dybe zoner efter behov for at fremme en ensartet strømning og undgå kanaliseret strømning

Overskudjord fra projektet fordeles på markarealet nord og nordøst for minivådområdet. Jorden vil i op til 30 cm højde og indarbejdes i terrænet. Oprensset sediment fra sedimentationsbassinet fordeles på nærliggende marker. Placering af det afgravede jord ses af figur 2 nedenfor.



Figur 2. Klip fra ansøgningsmaterialet. : Terrænregulering < 0,5 m, : Projektareal.

Der forventes at være et dige imellem de 2 dele af minivådområdet og syd/vest for den sidste del af mini-vådområdet. Digits top bliver mindst 2 m bred med et indre

skråningsanlæg på 1:5 og ydre skråningsanlæg på mellem 1:3 og 1:5. Omkring minivådområdet vil der være et skråningsanlæg med en hældning på 1:5. Diget forventes at ligge op til 1,25 meter over det nuværende terræn på det sted hvor der er størst forskel (midt på diget mellem de 2 dele af minivådområdet)

Minivådområdet er opdelt og lagt i terrasser for at indpasse det i landskabet.

Drænoplandets størrelse er på 35 ha. Der vil ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet, da minivådområdet etableres med frit indløb og udløb samt med et nødudløb. Dimensionen på drænudløbet er mindst lige så stort om dræninløbet. Den årlige afstrømning via dræn til Søvind Bæk påvirkes ikke ved etablering af minivådområdet på et eksisterende dræn-system.

Forhold vedrørende planloven

Ifølge planloven må der ikke opføres ny bebyggelse eller ske ændret anvendelse af ubebyggede arealer i landzone uden tilladelse fra kommunen. Etablering af minivådområder i landzone kræver derfor en landzonetilladelse. Ved meddelelse af landzonetilladelser skal landskabelige og biologiske værdier tilgodeses.

Terrænregulering, der overstiger, hvad der er nødvendigt for forbedring af den landbrugsmæssige drift, anses for deponi, hvilket udgør en ændret anvendelse, som kræver landzonetilladelse, jf. § 35, stk. 1. Er der tvivl om, at den landbrugsmæssige drift genoptages efter jordarbejdernes afslutning, anses det også for ændret anvendelse.

Øvrige faktiske forhold

Projektområdet er ikke sammenfaldende med områder, som er omfattet af fredning, beskyttede sten- og jorddiger, åbeskyttelseslinje, søbeskyttelseslinje, skovbyggelinjen eller fortidsmindebeskyttelseslinje. Der skal derfor ikke tages særlige hensyn i forhold til dette.

Høring af naboer

Inden kommunen træffer afgørelse efter planlovens § 35, skal kommunen foretage en høring af naboer til ejendommen.

Projektet har været i nabohøring hos naboer omkring minivådområdet i perioden 2.9.2025 – 16.9.2025. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Partshøring

Afgørelsens vilkår har været i partshøring hos ansøger og ansøgers konsulent i en 14 dages periode fra d. 23.9.2025 til 7.10.2025. Der kom ingen høringssvar i partshøringsperioden.

Offentliggørelse

Landzonetilladelsen offentliggøres på [Kommunens hjemmeside](#) i 4 uger fra dags dato.

Tilladelse efter anden lovgivning

*Vandløbsloven**

Jf. vandløbslovens § 6 må man ikke uden tilladelse ændre vands naturlige afløb til anden ejendom. Hvis afstrømning af overfladevand på terræn til anden mands ejendom ændres ved det ansøgte projekt, skal der derfor indhentes tilladelse hertil hos vandløbsmyndigheden i Horsens Kommune.

*Museumsloven**

Horsens Museum har oplyst, at museet gerne vil foretage en forundersøgelse af området. Museet bør derfor orienteres forud for gravearbejdet.

Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses og Horsens Museum kontaktes på tlf. 76292350 (jf. museumslovens § 27, stk. 2.). Inden gravearbejdet påbegyndes, kan du bede Horsens Museum om en udtalelse i forhold til, om der er risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder (jf. museumslovens § 25).

Afgørelsen fritager ikke for at søge evt. påkrævede tilladelser efter anden lovgivning.

Klageadgang

Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Planklagenævnet. Se hvordan i bilag 5.

Søgsmål

Et søgsmål ved domstolene skal være anlagt senest 6 måneder efter meddelelse af denne tilladelse.

I øvrigt

Ejendommens øvrige arealer er ikke vurderet i denne sagsbehandling. Hvis der er tvivl om noget i dette brev, er du velkommen til at ringe hertil.

Med venlig hilsen

Stine Wraae Bach

Biolog

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmaessige eller økonomiske oplysninger.

[Læs, hvad du i stedet kan gøre på \[www.horsens.dk/sikkermail\]\(http://www.horsens.dk/sikkermail\)](http://www.horsens.dk/sikkermail)

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Planloven

Bekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 af lov om planlægning

Vandløbsloven

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Museumsloven

Bekendtgørelse nr. 1017 af 7. juli 2025 af museumsloven

Planhabitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016

Afgørelsen er sendt til følgende modtagere

Ansøger: Velas, att. Sebastian Behnke, mail sebe@velas.dk

Lodsejer af matr. Nr. 10a, Ås By, Søvind

Kopiliste:

Naboer:

Lodsejer matr.nr. 30a, Ås By, Søvind

Lodsejer matr.nr. 4a, Ørbæk By, Søvind

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forening Sydøstjylland

Friluftsrådet

Horsens Museum

Danmarks Sportsfiskerforbund

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

Uploadet til

Plan- og landdistriktsstyrelsen via Plandata.dk

BILAG:

1. Lovtekst, planlovens § 35
2. Ansøgningsmateriale, eksternt bilag
3. Habitatvurdering
4. Vurdering af målsatte vandområder
5. Klagevejledning

Bilag 1 - Lovtekst

Planloven

Kapitel 7

Zoneinddeling og landzoneadministration

§ 35, stk. 1. I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 til udstykning, bebyggelse eller ændret anvendelse, som er omfattet af reglen om lokalplanpligt i § 13, stk. 2, kan først meddeles, når de fornødne bestemmelser i kommuneplanen er endeligt vedtaget og den fornødne lokalplan er offentligt bekendtgjort.

Stk. 3. For arealer i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder, jf. § 5 a, må tilladelse efter stk. 1 kun meddeles, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne, jf. dog §§ 4 a og 5.

Stk. 4. Tilladelser efter stk. 1 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til naboerne til den omhandlede ejendom.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 gælder ikke, hvis det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne.

Stk. 6. Ansøgeren skal have skriftlig meddelelse om afgørelser efter stk. 1.

Stk. 7. En afgørelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om kredsen af klageberettigede efter § 59 og om regler for indgivelse og behandling af klage.

Stk. 8. Tilladelser efter stk. 1 skal offentliggøres. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt. Offentliggørelse kan dog undlades, hvis tilladelsen er i overensstemmelse med en offentligt bekendtgjort lokalplan.

Stk. 9. Offentliggørelsen af en tilladelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om kredsen af klageberettigede efter § 59 og om regler for indgivelse og behandling af klage.

Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse efter stk. 1 til etablering af flere boligenheder i eksisterende bygninger i landzone, som er egnede hertil. Det er en forudsætning, at boligenhederne indrettes uden væsentlig om- eller tilbygning. De nye boligenheder er ikke omfattet af retten til at udvide til 500 m² efter § 36, stk. 1, nr. 10, og kan ikke overgå til anvendelse til fritidsboliger efter § 36, stk. 1, nr. 11.

Planloven

Bilag 3 - Habitatvurdering

Jf. § 4 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter*, skal der forud for meddelelse af landzonetilladelse foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de planterarter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV* (strengt beskyttede arter i EU).

Der kan kun meddeles afgørelse, hvis det vurderes, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de planterarter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 3,4 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave).

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø's hjemmeside [her](#).

Horsens Kommune vurderer på baggrund af afstanden til Natura 2000-området og projektets beskudne karakter at gennemførslen af projektet ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

De såkaldte bilag IV-arter er en række arter af planter og dyr, der er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for planterarterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

I lokalområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV-arter:

Arter af flagermus

Arter af flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre løvtræer med hulheder, spættehuller eller sprækker, samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder. Idet der alene berøres dyrket mark ved det ansøgte, kan det udelukkes at arter af flagermus berøres på individniveau eller påvirker egnede yngle- og rasteområder for arter af flagermus.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Der sker ingen påvirkning af sådanne uforstyrrede områder i forbindelse med det ansøgte. Det kan derfor udelukkes, at der sker en påvirkning af odder på bestandsniveau eller individniveau.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte. Der sker ikke ændringer af områder med stammer, kvas mm. Hvor stor vandsalamander kan søge ly. Det kan derfor udelukkes, at stor vandsalamander påvirkes af det ansøgte projekt.

Grøn mosaikguldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for æggene af grøn mosaikguldsmed. Der sker ingen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte. Det kan derfor udelukkes, at der sker en påvirkning af grøn mosaikguldsmed.

Det er Kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for de ovenfor nævnte arter.

Samlet vurdering vedr. Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Lovgivning markeret med * i teksten:

Planhabitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016

Habitatdirektivet

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – med senere ændringer

Bilag 4 – Vurdering målsatte vandområder

Horsens Kommune skal, jf. indsatsbekendtgørelsen*, ved administration af øvrig lovgivning sikre, at miljømål udlagt ved lov om vandplanlægning* for målsatte vandområder kan bibeholdes eller opnås, i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Der kan derfor ikke meddeles tilladelse, hvis det planlagte projekt medfører, at et målsat vandområde ikke kan opnå eller bibeholde fastlagt miljømål.

Projektet berører Søvind Bæk og Horsens Inderfjord, der indgår i gældende vandområdeplan 2021- 2027. I tabel 1 ses de fastlagte miljømål for vandområdet/vandområderne. I tabel 2 og 3 ses den seneste tilstandsvurdering af vandområdeplanens forskellige kvalitetselementer for Søvind Bæk og Horsens Inderfjord, der ligger nedstrøms projektet. Al data er tilgængeligt på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der er tale om nyeste data på området, der dog ikke er endeligt vedtaget endnu: [Genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027..](#)

Vandområde	Kvalitetselement	Miljømål
Søvind Bæk1	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Horsens Inderfjord	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	God økologisk tilstand

Tabel 1. Fastlagte miljømål for Søvind Bæk og Horsens Inderfjord

Vandområde	Kvalitetselement	Tilstand
Søvind Bæk	Kemisk tilstand	God kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	Ringe økologisk tilstand
	Fisk	Høj økologisk tilstand
	Planter (makrofytter)	Ukendt økologisk tilstand
	Smådyr (benthiske invertebrater)	Høj økologisk tilstand
	Alger (fyto-benthos)	Ikke anvendelig
	Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand

Tabel 2. Seneste tilstandsvurdering af Søvind Bæk

Vandområde	Kvalitetselement	Tilstand
Horsens Inderfjord	Kemisk tilstand	Ikke god kemisk tilstand
	Samlet økologisk tilstand	Dårlig økologisk tilstand
	Fytoplankton	Moderat økologisk tilstand
	Rodfæstede bundplanter	Dårlig økologisk tilstand
	Bunddyr	Moderat økologisk tilstand
	Iltforhold	Ikke anvendelig
	Vandets klarhed	Ikke anvendelig
	Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand

Tabel 3. Seneste tilstandsvurdering af Horsens Inderfjord

Kommunens vurdering

Kemiske tilstand

Idet der ikke tilføres miljøfremmede stoffer, vurderes det planlagte projekt ikke at påvirke vandområdets kemi, og dermed vil det planlagte projekt have en neutral betydning for den kemiske tilstand hverken i Søvind Bæk eller Horsens Inderfjord.

Økologisk tilstand

Det vurderes, at minivådområdet har en neutral til positiv effekt på nedstrøms liggende vandområder, hvorved minivådområdet er i overensstemmelse med nedstrømsliggende vandområders miljømål, jf. lov om vandplanlægning¹.

Idet formålet med minivådområdet er at fjerne kvælstof fra drænvandet, er det Horsens Kommunes vurdering, at minivådområdet får en positiv effekt på det målsatte vandområde; Horsens Inderfjord som ikke er i en god økologisk tilstand, bl.a. pga. højt niveau af kvælstof.

Minivådområdet konstrueres med en iltningstrappe, og det er derfor kommunens vurdering, at drænvandet ved udløb af minivådområdet er iltmættet, således det nedstrømsliggende vandløbssystem; Søvind Bæk, ikke tilføres iltfattigt drænvand.

Fra udløb af minivådområdet til målsat strækning af Søvind Bæk er der ca. 650 m. Det er kommunens formodning, at drænvandet i sommerperioden opvarmes ved gennemløb i bassinet, hvorefter at drænvandet ved gennemløb af den 650 m lange vandløbsstrækning nedstrøms bassinet igen afkøles, således den målsatte strækning af Søvind Bæk, ikke tilføres drænvand med en høj vandtemperatur.

På baggrund af ovenstående vurderes samlet, at minivådområdet får en neutral til positiv betydning for nedstrømsliggende målsatte vandområder og at projektet derfor er i overensstemmelse med miljømål udlagt for Søvind Bæk og Horsens Inderfjord

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Forringe kvaliteten af nuværende kvalitetselementer med en god økologisk tilstand
- Hindre at kvalitetselementer inden for projektets vandområder ikke kan opnå god økologisk tilstand og høj kemisk tilstand.

Dermed er projektet i overensstemmelse med miljømål udlagt i vandområdeplan 2021-2027, jf. lov om vandplanlægning.

Lovgivning

Herunder er henvisninger til relevant lovgivning, som er markeret med * i dette brev:

Indsatsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning

¹ LBK nr 126 af 26/01/2017 af lov om vandplanlægning)

Bilag 5 - Klagevejledning

Der kan klages skriftligt over denne tilladelse til Planklagenævnet.

Hvem kan klage?

Klage kan adressaten for afgørelsen, erhvervsstyrelsen, enhver der har en retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Landzonetilladelsen annonceres på [kommunens hjemmeside](#) fra dags dato og 4 uger frem.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for [Nævnenes Hus](#).

Klageportalen ligger også på [borger.dk](#) og [virk.dk](#). Du logger på [borger.dk](#) eller [virk.dk](#), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klage skal ske senest 4 uger fra modtagelsen af dette brev.